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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra

1 Taşhan Ortaokulu 9.33 5.50 7.50 7.50 2.42 6.70 7.75 2.25 7.00 4.50 4.92 2.86 6.75 5.33 4.97 10.83 3.83 9.55 46.67 24.25 38.59 302.042 3 1 1
2 Yahyagazi İH Ortaokulu 9.65 5.18 7.92 7.82 2.12 7.12 8.29 1.71 7.73 6.41 3.53 5.24 7.06 5.24 5.31 8.47 6.18 6.41 47.71 23.94 39.72 297.904 4 2 2
3 Kirazlı Ortaokulu 8.25 5.50 6.42 5.25 3.25 4.17 5.75 2.75 4.83 4.38 3.38 3.25 6.25 6.38 4.13 8.38 4.75 6.79 38.25 26.00 29.59 256.408 8 3 3
4 Fatih İmam Hatip Ortaokulu 8.64 5.92 6.66 6.38 3.30 5.27 6.14 3.51 4.97 5.02 4.21 3.62 6.55 6.12 4.51 7.18 6.94 4.86 39.90 30.00 29.90 253.112 9 4 4
5 Ali Elmacı Ortaokulu 8.31 5.98 6.31 5.35 3.98 4.03 5.17 4.32 3.73 4.18 4.23 2.77 7.03 5.54 5.18 7.32 6.66 5.10 37.37 30.72 27.13 245.750 11 5 5
6 Atatürk Ortaokulu 7.72 5.86 5.77 5.51 3.31 4.40 5.55 3.38 4.43 5.02 3.55 3.83 6.68 4.37 5.22 6.40 6.62 4.19 36.88 27.09 27.85 243.434 12 6 6
7 Derebağ Kasabası Ortaokulu 6.27 8.73 3.36 5.64 4.36 4.18 6.18 3.55 5.00 2.73 5.55 0.88 6.18 6.55 4.00 8.55 5.73 6.64 35.55 34.45 24.06 226.873 16 7 7
8 HACI HASAN EFENDİ İMAM HATİP ORTAOKULU 7.94 6.47 5.78 5.51 3.83 4.23 5.62 3.87 4.33 4.60 4.45 3.11 5.36 7.89 2.73 6.53 7.79 3.94 35.55 34.30 24.12 221.892 17 8 8
9 Durmuş İnneci Ortaokulu 7.00 6.45 4.85 5.09 3.00 4.09 5.36 3.36 4.24 3.73 4.00 2.39 5.18 4.73 3.61 5.82 6.55 3.64 32.18 28.09 22.82 216.351 19 9 9

10 Delialiuşaği Ortaokulu 7.00 8.00 4.33 4.80 5.10 3.10 4.40 5.50 2.57 3.90 5.50 2.06 4.60 9.60 1.40 5.80 8.80 2.87 30.50 42.50 16.33 183.103 22 10 10
11 Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Ortaokulu 6.40 8.40 3.60 4.60 4.60 3.07 3.93 5.53 2.09 2.53 5.47 0.71 4.80 8.87 1.84 5.93 7.67 3.38 28.20 40.53 14.69 178.367 23 11 11
12 Mustafabeyli Hacı İzzet Kurmel Kız Yatılı Bölge Or 5.00 9.13 1.96 5.19 4.77 3.60 5.94 3.90 4.64 3.65 5.39 1.85 4.77 8.68 1.88 5.26 8.58 2.40 29.81 40.45 16.32 175.208 24 12 12
13 Karaköy ortaokulu 5.77 9.15 2.72 4.31 5.69 2.41 4.38 5.54 2.54 4.08 5.77 2.15 4.23 10.15 0.85 5.46 9.38 2.33 28.23 45.69 13.00 162.992 25 13 13
14 Çubuklu Köyü Özkoyuncu Ortaokulu 4.58 9.17 1.53 3.58 5.17 1.86 3.50 5.08 1.81 3.17 5.33 1.39 4.67 8.58 1.80 5.50 7.50 3.00 25.00 40.83 11.39 159.078 26 14 14
15 Büyükçakır Fatihler İHL Ortaokulu 5.42 9.08 2.39 4.08 5.11 2.38 4.89 4.58 3.37 2.47 5.89 0.51 4.47 9.32 1.37 4.87 9.00 1.87 26.21 42.97 11.89 158.391 27 15 15
16 Balcıçakırı İh Ortaokulu 4.77 9.73 1.53 4.00 5.86 2.05 4.68 5.14 2.97 2.91 6.18 0.85 4.23 10.14 0.85 3.86 10.64 0.32 24.45 47.68 8.56 137.532 28 16 16


